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Yurani Andrea Arenas Duque

De: Daniela Lopez Echeverry
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 2:07 p.m.
Para: Yurani Andrea Arenas Duque
Asunto: RV: Confirmación corrección referenciación Bortezomib (Velcade) Mercado 22
Datos adjuntos: Error reporte Bortezomib en Perú - Solicitud de Confirmación de Error en el Observatorio de Precios ANEXO 48

 
 

De: Comisión Nacional Precios de Medicamentos  
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2017 4:30 p. m. 
Para: Daniela Lopez Echeverry <dlopeze@Minsalud.gov.co> 
Asunto: RV: Confirmación corrección referenciación Bortezomib (Velcade) Mercado 22 
 
 
 

De: Guerrero, Edgar [JANCO] [mailto:eguerr@ITS.JNJ.com]  
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2017 04:17 p.m. 
Para: Comisión Nacional Precios de Medicamentos 
CC: Torres, Juan Carlos [JANCO]; Aguirre Hoyos, Andres Felipe [JANCO]; Edisson Ernesto Rodriguez Pinzon 
Asunto: Confirmación corrección referenciación Bortezomib (Velcade) Mercado 22 
 
Buenas tardes, 
 
El presente correo, es solo para confirmar el cambio en el PRI del Mercado relevante 22 (Bortezomib), de acuerdo a la conversación telefónica.  
Esto debido al e-mail enviado por parte de nosotros el 29 de Agosto (adjunto), donde explicábamos y justificábamos el porqué de los extremos atípicos; en este correo tanto nosotros como la Autoridad de Perú (Digemid) argumentan que se incluyeron 
precios atípicos (errores) del genérico, es decir, de Botemib, y por lo tanto deben eliminarse del cálculo del PRI. Este comentario ya había sido aceptado por ustedes desde el Ministerio de Salud y así lo mostraba la respuesta a los comentarios de nosotros 
publicados en la página del Ministerio de Salud, solo faltaba incluirlo en la ficha técnica, lo cual ya fue hecho el día de hoy por ustedes.  
 
De acuerdo a nuestra conversación el PRI final para Bortezomib sería de $621.153,82 por mg. 
 
Quedamos atentos, gracias 
 
Edgar Arturo Guerrero Regino 
Health Economics & Pricing Manager, LA North  

 
Carrera 11 A N. 94-45 Piso 10 
Bogotá - Colombia 
Mobile + 57 321-9922680 
eguerr@its.jnj.com 
 


